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Zimbra appalti@magieraansaloni.it

I: Richiesta CIG interventi fuori contratto di manutenzione - MAR 22

Da : Silvie Toso - Softwareuno INS ven, 22 apr 2022, 10:23
<silvie.toso@softwareuno.it> 24 allegati

Oggetto : I: Richiesta CIG interventi fuori contratto di
manutenzione - MAR 22

A : appalti@magieraansaloni.it

Cc : Romina Callegaro - Softwareuno INS
<romina.callegaro@softwareuno.it>

Ciao Marco,

come da nostri accordi ti comunico che la nostra tariffa oraria per interventi di
assistenza extra contrato & pari a € 75,00 + IVA.

Ti chiedo di staccare un CIG (che poi comunicherai alla mia collega Romina in cc) per
circa 5/6 ore in modo da poter emettere fattura per le due ore gia effettuate e che
utilizzeremo anche in caso di ulteriori attivita a richiesta.

Grazie e un saluto
Silvie

27 APR. 2022
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Area Commerciale
Via mussolini 10 - 35010 Borgoricco (PD)

+39 049 9336360 Int. 1 - softwareuno.it

Il contenuto di questa e-mail e degii eventuali allegati & strettamente confidenziale, non producibile in giudizio e destinato
alla/e persona/e a cui & indirizzato. Se avete ricevuto per errore questa email, Vi preghiamo di segnalarcelo immediatamente e
di cancellarla. E fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa email. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui
contenute da parte di persone terze, o comunque non indicate nella presente email, potra essere perseguito ai sensi di legge.
La vostra mail & in nostro possesso in quanto da vol fornita tramite comunicazione scritta, telefonica, telematica o verbale. Si
informa che, per F'esercizio del dititti previst! dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), & possibile adoperare la

procedura al seguente link

Da: Romina Callegaro - Softwareuno INS <romina.callegaro@softwareuno.it>
Inviato: venerdi 22 aprile 2022 08:41

A: Silvie Toso - Softwareuno INS <silvie.toso@softwareuno.it>

Cc: appalti@magieraansaloni.it; contabilita@magieraansaloni.it

Oggetto: I: Richiesta CIG interventi fuori contratto di manutenzione - MAR 22

1di3 22/04/2022, 10:55



