Zimbra https://ww2.pianurareggiana.it/h/printmessage?id=91732&tz=Euro...

Zimbra appalti@magieraansaloni.it

Re: preventivo

Da : Publigraph <info@publigraph.net> lun, 14 mar 2022, 18:20
Oggetto : Re: preventivo
A : Asp Appalti <appalti@magieraansaloni.it>

Il costo per 1 adesivo mm. 525x189 a 3 colori
applicato su Vs. automezzo presso ns. sede (da concordare)
e di Euro 90,00 + IVA

Buona serata
Enrico
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Il giorno 14/mar/2022, alle ore 15.44, Asp Appalti ha scritto:
Cl6 TEOXR5 9065

Si esatto.

Da: "Publigraph" <info@publigraph.net>

A: "Asp Appalti" <appalti@magieraansaloni.it>
Inviato: Lunedi, 14 marzo 2022 9:37:54
Oggetto: Re: preventivo

Buongiorno,
il logo & da rifare uguale a livello di dimensioni?

Ho capito bene? Solo un lato (quindi 1 adesivo)?

Enrico
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