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Zimbra tecnico@magieraansaloni.it
Fwd: ASP
Da : Elena Bovi <elenabovi2020@gmail.com> lun, 21 feb 2022, 12:08
Oggetto : Fwd: ASP 4 allegati

A : tecnico@magieraansaloni.it
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Inizio messaggio inoltrato:

Da: Casse Carpi - 249 <CasseCarpi@unieuro.com>
Data: 21 febbraio 2022, 11:20:10 CET

A: Elena Bovi <elenabovi2020@gmail.com>
Oggetto: Re: ASP
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disponibile I'expo, pronto ritiro.
In attesa di sue x aggiungere il prodotto alla cucina.

Giulia :)
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Unieuro S.p.A.

via delle Magliaie, 1 - 41012 Carpi (MO}
Office: +39 059 9779604

Fax +39 059 9779963
cassecarpi@unieuro.com

unieurospa.com | unieuro.it

Da: Casse Carpi - 249
Inviato: lunedi 21 febbraio 2022 10:38:15
A: Elena Bovi

Oggetto: Re: ASP

Buongiorno Elena.

Eccoci :)

La cucina e disponibile.

ELNFSCES0G4A ol prezzo di 206,91€ VATO. 6 G0 € )

Pertanto per poter procedere alla fatturazione PA mi occorre:
- buono d'ordine con riportato prodotto da acquistare ed importo
- codice univoco
-CIG o
- se aderite al regime split payment
f,r"’ I\
Geom. Bovi Elenq
Alla fornitura di tali dati sara mia premura inoltrare il tutto alla mia sede,co Qta'ecnico
I'emissione del ddt. SP Magiera Ansalonj

In attesa di Suo riscontro, saluti.

Giulia
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Unieuro S.p.A.

via delle Magliaie, 1 - 41012 Carpi (MOj
Office: +39 059 9779604

Fax +39 059 9779963

cassecarpi@unieuro.com

unieurospa.com | unieuro.it

Da: Elena Bovi <elenabovi2020@gmail.com>
Inviato: lunedi 21 febbraio 2022 10:09:43
A: Casse Carpi - 249

Oggetto: Asp

Att.ne Giulia

EB
Non stampare questa e-mail. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali

allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini
del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo
2016/679 — GDPR — e quindi ne & proibita I'utilizzazione ulteriore non autorizzata.
L'uso di questa casella di posta € a scopo professionale; non si garantisce che la
corrispondenza verso questa casella venga letta dal solo destinatario, potendo
essere necessario, in determinate circostanze, l'accesso alla casella da parte di altri
dipendenti, appartenenti alla Societa. Pertanto, Ti preghiamo di non inviare
messaggi di natura personale al mittente. Se hai ricevuto per errore questo
messaggio, Ti preghiamo cortesemente di inoltrarla immediatamente al mittente e
cancellare la e-mail. Se sei un fornitore, consulente o partner commerciale di
Unieuro, puoi consultare I'informativa privacy ex art. 13 GDPR al seguente link:
https://unieurospa.com/it/informativa-privacy-partner-commerciali-e-fornitori/.
Grazie. Please don't print this e-mail. This e-mail message including any
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