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Zimbra appalti@magieraansaloni.it

R: [SICAU-#5514073] marcatempo

Da : Valentina Pirola <Valentina.Pirola@zucchetti.it> mar, 20 apr 2021, 09:58
Oggetto : R: [SICAU-#5514073] marcatempo 6 allegati
A : appalti@magieraansaloni.it
Cc : zz_assistenzahw <assistenzahw@zucchetti.it>

Buongiorno, in rif.to alla Vostra richiesto si allega il preventivo di massima per I'uscita del tecnico
se rientra nella manutenzione:

® Diritto fisso di chiamata euro 80,00

® Km cad euro 0,59 (A/R Modena-Rolo 70 km)

® Eventuali spese vive del tecnico ' o /( (27
® Eventuale sostituzione alimentatore euro 36,00

Il tipo di intervento e la sostituzione di eventuali pezzi sara stabilita dal tecnico solamente
in sede di intervento.

Riceverete poi il consuntivo effettivo dopo il ricevimento del rapportino da parte del
tecnico.

L'occasione & gradita per porgere cordiali saluti.

Valentina Pirola
Segreteria e Amministrativo Sicurezza e Automazione
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Zucchetti spa
Via Toscana, 36-38 | 26854 CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)
valentina.pirola@zucchetti.it

39 0371 594.32.
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Skype: pirval.sk

¥ in & Il software che crea successo
www.zucchetti.it

i contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati, é strettamente confidenziale, non producibile in giudizio e destinato alla/e
persona/e a cul @ indirizzato. Se avete ricevuto per errore questa email, Vi preghiamo di segnalarcelo immediatamente e di cancellaria.
£ fatto divieto di copiare e divulgare il contenuto di questa email. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni qui contenute da parte di
persone terze o comunque non indicate nella presente email, potra essere perseguito ai sensi di legge. Si informa che per 'esercizio dei

diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), é possibile rivolgersi al seguente indirizzo:
ufficio.privacy@zucchetti.it

[** ELEMENTI PRECEDENTI TICKET **]
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Zimbra https://ww2.pianurareggiana.it/h/printmessage?id=55808&tz=...

Data: 19-04-2021 13:10 Da: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA MAGIER A: SicAut_Lodi

Buongiorno, come d'acordo telefonicamente ho sentito la persona che € andata a
fare il sopralluogo presso il Centro Diurno e mi ha detto che il timbratore &
spento. Pare da quello che ha detto che cio non sia dovuto alla mancanza di

corrente.

Marco Gorrieri

Ufficio Gare e Appalti
ASP Magiera Ansaloni
Via XX Settembre n° 4
42010 Rio Saliceto (RE)
tel: 0522/699827 int 3
fax: 0522/699457

mail: appalti@magieraansaloni.it

Segnala come spam.
Mettilo in blacklist.
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