Ufficio Appalti - ASP Magiera Ansaloni

Da: Ufficio Appalti - ASP Magiera Ansaloni <appalti@magieraansaloni.it>

Inviato: martedi 28 agosto 2018 16:16

A: ‘rosanna@alboland.it'

Cc: 'marco@alboland.it'

Oggetto: R: cinture pelviche

Verifica: Destinatario Letti
'rosanna@atboland.it’ Letto: 28/08/201" o Lo,
'marco@alboland.it' Letto: 28/08/2018 16:49
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Stefano Panigalli

Da: rosanna@alboland.it {mailto:rosanna@alboland.it]
Inviato: martedi 28 agosto 2018 15:56

A: appalti@magieraansaloni.it

Cc: marco@alboland.it

Oggetto: |: cinture pelviche

Buonasera Sig. Stefano,

come da Sua richiesta sono ad inviare nostra migliore offerta:

Cod. 683P Cintura Pelvica € 29,40 cad. + IVA.

Le spese di trasporto sono a carico del committente e vengono addebitate in fattura al costo minimo di € 11,00 +
ILV.A.

Nessun problema per la fatturazione elettronica, in caso affermativo dovra inviarci tutti i dati utili per procedere allo
split payment

e fatturazione elettrica.

Allego scheda tecnica.

Cordiali saluti

Rosanna Ronzullo
Coordinator Sales
Albo land sl

ALBO LAND S.R.L.

Via M. Mastroianni, 9
40013 Castel Maggiore (BC;)
Tel. 051 37 38 38

Fax. 05137 18 77

L2 informazioni contenute nella presente comunicazione 2 i relativi allegati possono essere riservate 2 sono, comunque, destinate asclusivamente alia
Persona o alla Societa sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del docurmento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal

1



destinatario & oreibita, sia
distruggerio e di informe

ai senst deff'art. 616 c.p 3. 196/20¢ y gio per errore, vi preghiamo di
immediatamenie islefenicamente al numery 0 in ichlO 1N massagglo ail mc'nwzo -mail rosanna@alboland.it

The information in this mall (which includes any lrio“ uam;
Access to this e-rpail by e eiseis unaumc“ :

i, It is Inteded for the adressee only.
addxeSQ 2, except whit our nrior written
raining from acting on s ucn information.
igke oiease ne

0t {0 3@ i

destroy any cum:
a-mail and any doc
and e object to any misuss

> of the contants of

Da: Ufficio Appalti - ASP Magiera Ansaloni [mailto:appalti@magieraansaloni.it]
Inviato: martedi 21 agosto 2018 11:35

A: info@alboland.com

Oggetto: cinture pelviche

Buongiornag,
con fa presente chi:
ALBOGland S.r.l. ‘w

Essendo unente ¢

reventivo di spesa ner 'acquisto di sel (6] cinture pettorali pe
tps://www.alboland.com/pettorale-pelvico/;
o dellz fattura elettronica e applichiamoe lo Split Payment,

In attesa di un gentile riscon con 'occasione saluto cordialmente,

Stefano Panigalli
Ufficio Gare ¢ Appalti
ASP Maagiera Ansaloni
Via XX Settembre n® 4
."mO Rio Saliceto (RE}
el 0B22/699827 int 3
‘fax: 0522/699457
mail: ¢




