Ufficio AEEaIti - ASP Magiera Ansaloni

Da: Autofficina MD service <autofficinamdservice@gmail.com>
Inviato: venerdi 8 settembre 2017 11:02

A: Ufficio Appalti - ASP Magiera Ansaloni

Oggetto: Re: preventivo del 30/08/2017 ns Prot 967/E del 31/08/2017

Buongiorno Stefano

sono a comunicare che la revisione rileva che sono da sostituire pastiglie ant. e dischi , le comunico il

preventivo :
1 kit pastiglie ant.€ 80,00 + iva
2 dischi € 70,00 cad +iva
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2h manodopera €37,00 cad + iva

totale intervento € 294.00 + iva
resto in attesa di vs.notizie
saluti

stefania

From: Ufficic Aopaiti - ASE Magiera Ansaloni
Sent: Thursday, August 31, 2017 1:17 PM

To: MASSIMO DOT
Subject: preventlvo deI 30/08/2017 ns Prot 967/E del 31/08/2017

Buongiorno,

per accettazione trasmetto, in allegato, il preventivo di cui all’oggetto (per le spese di manutenzione e integrato
delle spese di revisione) per il veicolo AH562DY per complessivi e 861,20 pill lva di legge.

Per concordare la data di esecuzione degli interventi sarete contattati direttamente dal nostro manutentore.

Ai fini della fatturazione elettronica, dopo lo svolgimento dei lavori, si devono indicare:

CIG .: Z7F1FBE9C2

Codice Uff. : UFFBIB

Ringrazio per la collaborazione e, con I'occasione, porgo cordiali saluti.

Stefano Panigalli

Stefano Panigalli
Uffizio Gare 2 Appaiti
ASP Magiera Ansaloni
Yia XX Settembrz n® 4
42010 Rin Salicets (RE)
tel 0522/699827 int 3
fax: 0522/699457
mail: aopaiti®magier




